
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM

2019-2020 / Kurumsal Denemeler / Kurumsal Deneme-1 / Bilfen 5.Sınıf Deneme Sınavı-1 26-10-2019
Erzurum - HORASAN - Fatih Ortaokulu
No Ögr.Bilgileri Snf/Şb

TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

1 8 - ABDULSAMET ÖZKAYA 5 / A 14 1 13.67 9 1 8.67 9 1 8.67 5 5 3.33 10 5 8.33 12 3 11.00 59.00 16.00 53.67 389.787 2025 1 1 1
2 0 - ECRİN ÜRAL 5 / A 11 4 9.67 9 1 8.67 10 0 10.00 6 4 4.67 11 4 9.67 11 4 9.67 58.00 17.00 52.35 368.533 2615 2 2 2
3 15 - BAHADIR YILDIRIM 5 / A 13 2 12.33 9 1 8.67 10 0 10.00 7 3 6.00 13 2 12.33 4 1 3.67 56.00 9.00 53.00 367.244 2661 3 3 3
4 34 - GÖNÜL MELEK AŞIK 5 / A 9 5 7.33 6 4 4.67 9 1 8.67 7 3 6.00 13 2 12.33 10 5 8.33 54.00 20.00 47.33 350.613 3137 4 4 4
5 33 - FATMA NUR KARADENİZ 5 / A 12 3 11.00 6 4 4.67 6 4 4.67 3 7 0.67 9 6 7.00 13 2 12.33 49.00 26.00 40.34 342.373 3377 5 5 5
6 0 - HACER CEREN AKGÜN 5 / B 13 2 12.33 9 1 8.67 7 3 6.00 4 6 2.00 10 5 8.33 9 6 7.00 52.00 23.00 44.33 341.147 3424 6 6 6
7 58 - MBARAN YILMAZ 5 / A 10 5 8.33 9 1 8.67 7 3 6.00 1 9 -2.00 11 4 9.67 12 3 11.00 50.00 25.00 41.67 340.009 3452 7 7 7
8 48 - İKRAM YILDIZ 5 / B 12 3 11.00 8 2 7.33 7 3 6.00 2 8 -0.67 11 4 9.67 9 6 7.00 49.00 26.00 40.33 330.524 3740 8 8 8
9 110 - YUSUF GÜNEŞ 5 / C 9 6 7.00 8 2 7.33 9 1 8.67 5 5 3.33 12 3 11.00 9 6 7.00 52.00 23.00 44.33 329.324 3781 9 9 9

10 83 - SİBEL YILDIZ 5 / A 8 3 7.00 7 3 6.00 8 1 7.67 3 7 0.67 11 3 10.00 8 1 7.67 45.00 18.00 39.01 313.671 4255 10 10 10
11 12 - AYŞE BEYAZTAŞ 5 / A 5 10 1.67 6 4 4.67 9 1 8.67 6 4 4.67 13 2 12.33 10 5 8.33 49.00 26.00 40.34 306.818 4450 11 11 11
12 193 - EMRE ANIL KAHRAMAN 5 / A 12 3 11.00 7 3 6.00 6 4 4.67 8 2 7.33 9 6 7.00 7 8 4.33 49.00 26.00 40.33 306.791 4458 12 12 12
13 113 - ZEHRA ARSLAN 5 / B 11 3 10.00 7 3 6.00 9 1 8.67 4 6 2.00 6 7 3.67 9 5 7.33 46.00 25.00 37.67 293.787 4849 13 13 13
14 116 - ZEYNEP SENA YERDELEN 5 / C 14 1 13.67 9 1 8.67 9 1 8.67 4 6 2.00 7 5 5.33 0 0 0.00 43.00 14.00 38.34 286.684 5078 14 14 14
15 146 - MEVLÜTHAN SAZİL 5 / C 8 7 5.67 9 1 8.67 8 2 7.33 3 7 0.67 10 5 8.33 8 7 5.67 46.00 29.00 36.34 284.329 5147 15 15 15
16 77 - N E Hİİ R K O Ç 5 / B 8 7 5.67 5 5 3.33 7 3 6.00 2 8 -0.67 9 6 7.00 11 4 9.67 42.00 33.00 31.00 281.956 5225 16 16 16
17 21 - COŞKUN KARS 5 / C 9 6 7.00 6 4 4.67 6 4 4.67 5 5 3.33 6 9 3.00 11 4 9.67 43.00 32.00 32.34 273.662 5488 17 17 17
18 7 - ABDULSAMET ARAS 5 / A 10 5 8.33 6 4 4.67 8 2 7.33 5 5 3.33 7 8 4.33 8 7 5.67 44.00 31.00 33.66 271.227 5572 18 18 18
19 68 - MUSTAFA KAYAALP 5 / C 9 6 7.00 7 3 6.00 8 2 7.33 4 6 2.00 7 4 5.67 6 3 5.00 41.00 24.00 33.00 266.533 5727 19 19 19
20 88 - TUĞBANUR KOŞUM 5 / B 11 4 9.67 8 2 7.33 9 1 8.67 5 5 3.33 6 9 3.00 6 9 3.00 45.00 30.00 35.00 262.978 5840 20 20 20
21 44 - HELİN DERDİYOK 5 / A 9 6 7.00 7 3 6.00 6 4 4.67 5 5 3.33 7 8 4.33 7 8 4.33 41.00 34.00 29.66 248.693 6310 21 21 21
22 63 - MUHAMMED SALİH YILIZ 5 / B 10 3 9.00 8 2 7.33 9 1 8.67 2 0 2.00 1 0 1.00 0 0 0.00 30.00 6.00 28.00 219.111 7336 22 22 22
23 10 - SAMET PINARBAŞI 5 / B 8 7 5.67 3 7 0.67 5 5 3.33 3 6 1.00 8 5 6.33 5 10 1.67 32.00 40.00 18.67 210.542 7654 23 23 23
24 43 - HAYRUNİSA EREN 5 / A 5 10 1.67 3 7 0.67 5 5 3.33 5 5 3.33 9 6 7.00 6 9 3.00 33.00 42.00 19.00 202.533 7951 24 24 24
25 87 - TUBA POLAT 5 / A 8 7 5.67 3 7 0.67 3 5 1.33 3 5 1.33 4 9 1.00 8 7 5.67 29.00 40.00 15.67 196.631 8144 25 25 25
26 31 - ESRA AYDIN 5 / B 5 9 2.00 7 3 6.00 5 5 3.33 3 6 1.00 6 6 4.00 4 1 3.67 30.00 30.00 20.00 196.311 8178 26 26 26
27 80 - NUR G S 5 / C 6 5 4.33 7 1 6.67 7 3 6.00 6 4 4.67 4 9 1.00 4 7 1.67 34.00 29.00 24.34 196.018 8184 27 27 27
28 111 - YUSUF SAMET OLİGER 5 / A 7 8 4.33 6 4 4.67 6 4 4.67 0 0 0.00 7 5 5.33 0 0 0.00 26.00 21.00 19.00 193.600 8268 28 28 28
29 27 - ENDER ERGÜL 5 / B 4 11 0.33 6 4 4.67 6 4 4.67 5 5 3.33 8 5 6.33 3 4 1.67 32.00 33.00 21.00 193.022 8286 29 29 29
30 40 - HARUN TATLI 5 / C 10 5 8.33 4 6 2.00 6 4 4.67 4 6 2.00 3 12 -1.00 5 10 1.67 32.00 43.00 17.67 187.120 8503 30 30 30
31 32 - ESRA BOZTAŞ 5 / C 8 7 5.67 5 5 3.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 7 8 4.33 4 11 0.33 29.00 46.00 13.66 182.338 8703 31 31 31
32 29 - ERAY DAŞ 5 / C 7 8 4.33 8 2 7.33 8 2 7.33 3 7 0.67 4 11 0.33 4 11 0.33 34.00 41.00 20.32 176.364 8931 32 32 32
33 81 - OĞUZHAN SEVEN 5 / A 4 11 0.33 6 4 4.67 6 4 4.67 2 8 -0.67 6 9 3.00 5 10 1.67 29.00 46.00 13.67 158.676 9558 33 33 33
34 25 - EFE GÜL 5 / C 6 9 3.00 3 7 0.67 7 3 6.00 3 7 0.67 3 12 -1.00 6 9 3.00 28.00 47.00 12.34 155.129 9692 34 34 34
35 82 - OSMAN KAYA 5 / B 7 8 4.33 3 7 0.67 4 6 2.00 3 7 0.67 5 10 1.67 4 11 0.33 26.00 49.00 9.67 153.920 9735 35 35 35
36 65 - ŞEVVAL AKDAĞ 5 / C 8 7 5.67 3 7 0.67 4 5 2.33 3 7 0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 18.00 26.00 9.34 150.107 9876 36 36 36
37 95 - YAĞMUR DELİDUMAN 5 / C 7 8 4.33 4 6 2.00 6 4 4.67 2 8 -0.67 4 10 0.67 3 12 -1.00 26.00 48.00 10.00 144.444 10073 37 37 37
38 0 - YETER AYDE 5 / B 6 8 3.33 5 5 3.33 3 7 0.67 2 8 -0.67 4 11 0.33 4 11 0.33 24.00 50.00 7.32 137.253 10296 38 38 38
39 0 - ŞİFA NUR SARIKAYA 5 / A 7 8 4.33 7 3 6.00 2 8 -0.67 0 10 -3.33 2 13 -2.33 5 10 1.67 23.00 52.00 5.67 131.431 10485 39 39 39
40 106 - YUSUF DURĞUN 5 / B 4 11 0.33 4 6 2.00 5 5 3.33 2 8 -0.67 4 11 0.33 5 10 1.67 24.00 51.00 6.99 128.996 10571 40 40 40
41 101 - YUNUS TOPA L 5 / A 3 12 -1.00 3 7 0.67 0 7 -2.33 1 8 -1.67 6 7 3.67 2 9 -1.00 15.00 50.00 -1.66 102.996 11338 41 41 41
42 52 - KUDBETİN DAŞ 5 / B 4 11 0.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 0 10 -3.33 4 11 0.33 4 11 0.33 18.00 57.00 -1.01 101.707 11401 42 42 42

Genel 7.16 5.62 4.08 3.19 5.45 5.45 30.96 262.825 12142
İl 6.25 4.91 5.26 1.55 4.87 4.15 26.99 239.879 42

İlçe 6.25 4.91 5.26 1.55 4.87 4.15 26.99 239.879 42
Kurum 6.25 4.91 5.26 1.55 4.87 4.15 26.99 239.879 42

ORTALAMALAR KATILIMLAR


