
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM

2019-2020 / Kurumsal Denemeler / Kurumsal Deneme-1 / Bilfen 8.Sınıf Deneme Sınavı-1 26-10-2019
Erzurum - HORASAN - Fatih Ortaokulu
No Ögr.Bilgileri Snf/Şb

TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

1 349 - YEKTASURAL 8 / A 18 2 17.33 10 0 10.00 8 2 7.33 7 0 7.00 17 1 16.67 19 1 18.67 79.00 6.00 77.00 448.163 712 1 1 1
2 153 - NEHİR EREN 8 / B 14 3 13.00 9 1 8.67 8 2 7.33 4 6 2.00 11 3 10.00 18 2 17.33 64.00 17.00 58.33 365.659 3796 22 2 2
3 171 - TUANA TAŞ 8 / B 14 6 12.00 8 2 7.33 8 2 7.33 8 2 7.33 11 4 9.67 18 2 17.33 67.00 18.00 60.99 363.689 3893 23 3 3
4 289 - ZEHRA AYDIN 8 / B 16 3 15.00 7 2 6.33 9 1 8.67 5 5 3.33 11 5 9.33 16 4 14.67 64.00 20.00 57.33 358.267 4147 29 4 4
5 278 - MUHAMMETZEKİ DERDİYOK 8 / B 14 6 12.00 9 1 8.67 9 1 8.67 6 4 4.67 10 2 9.33 17 3 16.00 65.00 17.00 59.34 353.822 4397 31 5 5
6 60 - SELCAN ÇAPKIN 8 / A 13 7 10.67 8 2 7.33 9 1 8.67 6 4 4.67 11 5 9.33 16 4 14.67 63.00 23.00 55.34 336.074 5385 44 6 6
7 47 - GAZEL AYDEMİR 8 / A 14 3 13.00 8 2 7.33 10 0 10.00 5 3 4.00 6 7 3.67 18 2 17.33 61.00 17.00 55.33 333.081 5580 50 7 7
8 214 - ŞEYMA DEMİR 8 / A 11 6 9.00 7 2 6.33 7 3 6.00 5 4 3.67 11 4 9.67 15 5 13.33 56.00 24.00 48.00 313.333 6981 75 8 8
9 208 - ZİLAN AVCI 8 / B 17 2 16.33 8 2 7.33 9 1 8.67 4 6 2.00 2 10 -1.33 16 3 15.00 56.00 24.00 48.00 304.444 7622 87 9 9

10 475 - MUHAMMET KARATAŞGÜLER 8 / A 14 5 12.33 9 1 8.67 10 0 10.00 7 2 6.33 4 4 2.67 14 6 12.00 58.00 18.00 52.00 297.037 8166 94 10 10
11 191 - ENDER BAYRAK 8 / A 12 4 10.67 0 3 -1.00 4 6 2.00 1 1 0.67 6 1 5.67 16 4 14.67 39.00 19.00 32.68 286.237 8999 111 11 11
12 149 - MERT ALYU 8 / B 12 7 9.67 8 2 7.33 8 2 7.33 2 6 0.00 4 8 1.33 16 4 14.67 50.00 29.00 40.33 273.837 9996 143 12 12
13 0 - İREMNUR ATİLA 8 / A 10 5 8.33 6 4 4.67 7 3 6.00 4 6 2.00 7 5 5.33 14 6 12.00 48.00 29.00 38.33 270.830 10265 154 13 13
14 138 - BUSENUR DELİDUMAN 8 / A 8 5 6.33 1 1 0.67 9 1 8.67 0 0 0.00 3 1 2.67 18 2 17.33 39.00 10.00 35.67 269.867 10332 159 14 14
15 41 - ABDALSAMET YILMAZ 8 / A 14 5 12.33 9 1 8.67 10 0 10.00 7 3 6.00 3 3 2.00 11 9 8.00 54.00 21.00 47.00 268.874 10411 162 15 15
16 477 - CEREN * AS 8 / B 14 4 12.67 7 3 6.00 8 1 7.67 3 7 0.67 6 6 4.00 10 10 6.67 48.00 31.00 37.68 259.556 11170 173 16 16
17 125 - İREM ATALAY 8 / A 10 10 6.67 8 2 7.33 9 1 8.67 4 6 2.00 9 8 6.33 12 8 9.33 52.00 35.00 40.33 258.993 11254 175 17 17
18 62 - YUNUS EMRE AKDAĞ 8 / B 9 4 7.67 8 2 7.33 7 2 6.33 3 2 2.33 2 5 0.33 16 4 14.67 45.00 19.00 38.66 258.030 11327 177 18 18
19 232 - MİRAY ORHAN 8 / B 12 4 10.67 6 3 5.00 6 3 5.00 4 4 2.67 2 10 -1.33 14 4 12.67 44.00 28.00 34.68 249.200 12127 204 19 19
20 174 - AYŞENUR KAYA 8 / B 8 10 4.67 8 2 7.33 6 2 5.33 6 4 4.67 8 5 6.33 12 8 9.33 48.00 31.00 37.66 246.148 12398 211 20 20
21 134 - ASYA KAPLANU 8 / B 13 5 11.33 5 5 3.33 8 2 7.33 3 3 2.00 3 9 0.00 12 8 9.33 44.00 32.00 33.32 241.185 12873 224 21 21
22 271 - İDİL DURĞUN 8 / A 10 10 6.67 7 2 6.33 8 2 7.33 2 6 0.00 4 7 1.67 14 6 12.00 45.00 33.00 34.00 240.770 12883 225 22 22
23 6 - ADEM DELİDUMAN 8 / B 12 7 9.67 5 5 3.33 6 3 5.00 2 3 1.00 3 13 -1.33 14 6 12.00 42.00 37.00 29.67 234.356 13439 239 23 23
24 91 - HATİCE D* 8 / B 12 6 10.00 9 1 8.67 9 1 8.67 0 9 -3.00 0 5 -1.67 10 8 7.33 40.00 30.00 30.00 214.044 15383 310 24 24
25 474 - ZEKİ ATİLLA 8 / B 11 7 8.67 5 2 4.33 6 3 5.00 1 2 0.33 2 2 1.33 9 9 6.00 34.00 25.00 25.66 209.126 15865 325 25 25
26 99 - SERAY NUR ATİLLA 8 / A 8 11 4.33 7 2 6.33 8 2 7.33 1 4 -0.33 3 6 1.00 12 8 9.33 39.00 33.00 27.99 206.622 16114 336 26 26
27 145 - İLKNUR İSBİR 8 / A 11 7 8.67 4 3 3.00 7 1 6.67 0 8 -2.67 2 4 0.67 10 10 6.67 34.00 33.00 23.01 205.244 16236 339 27 27
28 172 - YASEMİN EROL 8 / B 10 9 7.00 1 1 0.67 9 1 8.67 2 5 0.33 2 11 -1.67 12 8 9.33 36.00 35.00 24.33 201.200 16642 348 28 28
29 42 - NAZLICAN DAŞ 8 / A 10 9 7.00 6 3 5.00 8 2 7.33 3 3 2.00 4 11 0.33 9 9 6.00 40.00 37.00 27.66 200.222 16726 352 29 29
30 184 - GÖKÇENUR 8 / B 11 6 9.00 6 4 4.67 5 5 3.33 1 3 0.00 0 0 0.00 8 11 4.33 31.00 29.00 21.33 190.844 17640 377 30 30
31 54 - ESMANUR COŞKUN 8 / B 4 11 0.33 5 2 4.33 6 3 5.00 1 2 0.33 6 3 5.00 10 9 7.00 32.00 30.00 21.99 187.378 17965 392 31 31
32 267 - ESRA TERZİ 8 / A 9 11 5.33 5 5 3.33 7 3 6.00 2 8 -0.67 2 7 -0.33 10 10 6.67 35.00 44.00 20.33 181.985 18408 404 32 32
33 56 - FATMA OĞ ZHAN 8 / A 8 11 4.33 5 2 4.33 7 1 6.67 2 5 0.33 4 15 -1.00 10 10 6.67 36.00 44.00 21.33 176.044 18975 419 33 33
34 268 - GAMZE ÇLİK 8 / B 9 11 5.33 2 8 -0.67 7 3 6.00 2 5 0.33 5 14 0.33 8 11 4.33 33.00 52.00 15.65 167.585 19753 441 34 34
35 73 - SAMETCAN DELİDUMAN 8 / B 9 11 5.33 4 6 2.00 8 2 7.33 2 8 -0.67 1 8 -1.67 9 11 5.33 33.00 46.00 17.65 166.104 19899 451 35 35
36 210 - ATANUR KAN 8 / A 8 9 5.00 2 5 0.33 4 6 2.00 4 6 2.00 5 9 2.00 7 12 3.00 30.00 47.00 14.33 165.674 19917 452 36 36
37 65 - AZRA BAYDAR 8 / A 7 13 2.67 2 7 -0.33 7 3 6.00 3 7 0.67 8 12 4.00 7 13 2.67 34.00 55.00 15.68 164.741 19956 455 37 37
38 192 - ESMANUR ASLAN 8 / A 8 12 4.00 3 6 1.00 3 7 0.67 2 7 -0.33 3 4 1.67 7 12 3.00 26.00 48.00 10.01 153.363 20943 479 38 38
39 274 - MEMET KARS 8 / A 5 9 2.00 1 4 -0.33 6 4 4.67 5 4 3.67 3 8 0.33 8 12 4.00 28.00 41.00 14.34 149.378 21265 491 39 39
40 90 - FATMASADE 8 / A 2 9 -1.00 5 4 3.67 6 4 4.67 1 1 0.67 3 4 1.67 9 11 5.33 26.00 33.00 15.01 148.904 21292 493 40 40
41 206 - ELİF AYDEMİR 8 / A 7 13 2.67 4 6 2.00 8 2 7.33 1 9 -2.00 3 2 2.33 6 14 1.33 29.00 46.00 13.66 148.370 21377 495 41 41
42 89 - DİLARAK ARS 8 / A 5 14 0.33 3 6 1.00 6 4 4.67 1 3 0.00 0 0 0.00 7 13 2.67 22.00 40.00 8.67 126.178 23144 548 42 42
43 0 - A **A* 8 / B 6 14 1.33 2 8 -0.67 6 4 4.67 2 8 -0.67 5 15 0.00 6 14 1.33 27.00 63.00 5.99 120.696 23572 566 43 43
44 109 - ENES ALTUNBAŞ 8 / B 3 6 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 12 0.00 0 0 0.00 7.00 18.00 1.00 105.926 24547 595 44 44
45 354 - TUĞÇE POLAT 8 / B 5 15 0.00 3 7 0.67 5 5 3.33 0 9 -3.00 5 14 0.33 5 15 0.00 23.00 65.00 1.33 103.437 24680 599 45 45

Genel 9.41 5.22 4.80 2.80 4.28 7.99 34.50 247.478 26175
İl 7.92 4.58 4.62 0.96 2.44 6.59 27.10 215.453 633

İlçe 7.59 4.39 6.34 1.47 2.81 9.14 31.75 233.878 45
Kurum 7.59 4.39 6.34 1.47 2.81 9.14 31.75 233.878 45
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