
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM

2019-2020 / Kurumsal Denemeler / Kurumsal Deneme-1 / Bilfen 7.Sınıf Deneme Sınavı-1 26-10-2019
Erzurum - HORASAN - Fatih Ortaokulu
No Ögr.Bilgileri Snf/Şb

TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

1 1 - MERYEM TATLI 7 / A 11 4 9.67 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 12 2 11.33 13 2 12.33 66.00 8.00 63.33 422.200 1562 1 1 1
2 173 - RAMAZAN DAĞ 7 / A 13 2 12.33 8 2 7.33 8 2 7.33 0 0 0.00 10 5 8.33 8 7 5.67 47.00 18.00 40.99 324.400 5210 2 2 2
3 53 - BÜŞRA AYDIN 7 / B 10 5 8.33 9 1 8.67 10 0 10.00 8 2 7.33 7 8 4.33 6 1 5.67 50.00 17.00 44.33 308.867 5800 3 3 3
4 50 - MUHAMMED TAŞ 7 / B 8 7 5.67 6 4 4.67 10 0 10.00 3 1 2.67 8 5 6.33 11 3 10.00 46.00 20.00 39.34 304.467 5955 4 4 4
5 0 - SERKAN GÜNEŞ 7 / A 5 9 2.00 8 2 7.33 9 1 8.67 2 1 1.67 13 2 12.33 9 6 7.00 46.00 21.00 39.00 301.100 6107 5 5 5
6 240 - ZEHRA ÇERM Lİ 7 / A 7 8 4.33 8 2 7.33 10 0 10.00 7 3 6.00 4 8 1.33 13 2 12.33 49.00 23.00 41.32 297.700 6301 6 6 6
7 221 - YASEMİN YILMAZ 7 / B 2 0 2.00 9 1 8.67 9 1 8.67 8 2 7.33 9 6 7.00 9 3 8.00 46.00 13.00 41.67 295.567 6348 7 7 7
8 237 - ÖZGE SAZİL 7 / B 9 5 7.33 9 1 8.67 8 2 7.33 0 1 -0.33 9 5 7.33 4 0 4.00 39.00 14.00 34.33 276.633 7106 8 8 8
9 128 - BORAN BARAN 7 / A 9 6 7.00 8 2 7.33 9 1 8.67 0 0 0.00 7 8 4.33 9 6 7.00 42.00 23.00 34.33 275.533 7148 9 9 9

10 108 - ABDULSAMET DURĞUN 7 / A 12 3 11.00 6 4 4.67 8 2 7.33 0 0 0.00 7 8 4.33 7 8 4.33 40.00 25.00 31.66 271.067 7321 10 10 10
11 243 - FEYZANUR ARAS 7 / B 8 7 5.67 9 1 8.67 9 1 8.67 6 4 4.67 5 10 1.67 9 6 7.00 46.00 29.00 36.35 268.967 7371 11 11 11
12 234 - HALİL ÇERME Lİ 0 / 0 11 4 9.67 6 4 4.67 9 1 8.67 0 1 -0.33 9 5 7.33 2 1 1.67 37.00 16.00 31.68 267.833 7450 12 12 12
13 284 - ERHAN DAŞ 7 / A 9 6 7.00 6 4 4.67 9 1 8.67 0 0 0.00 9 6 7.00 7 8 4.33 40.00 25.00 31.67 266.667 7491 13 13 13
14 225 - ADEM YILDIZ 0 / 0 10 5 8.33 6 4 4.67 8 2 7.33 2 8 -0.67 5 5 3.33 8 5 6.33 39.00 29.00 29.32 257.700 7887 14 14 14
15 189 - İKLİMYA ARAS 7 / B 4 6 2.00 9 1 8.67 9 1 8.67 5 2 4.33 10 5 8.33 3 2 2.33 40.00 17.00 34.33 256.633 7913 15 15 15
16 254 - 7 / B 11 4 9.67 8 2 7.33 9 1 8.67 2 4 0.67 5 6 3.00 4 5 2.33 39.00 22.00 31.67 255.567 7925 16 16 16
17 79 - MEHMET TARIK YILMAZ 7 / B 9 6 7.00 7 3 6.00 10 0 10.00 3 3 2.00 4 10 0.67 4 1 3.67 37.00 23.00 29.34 235.600 8691 17 17 17
18 177 - ABDULSAME YAVUZ 7 / B 7 8 4.33 9 1 8.67 7 3 6.00 5 5 3.33 4 11 0.33 3 4 1.67 35.00 32.00 24.33 202.200 9915 18 18 18
19 0 - ELANUR AŞIK 7 / A 5 9 2.00 3 7 0.67 6 4 4.67 4 4 2.67 5 10 1.67 6 9 3.00 29.00 43.00 14.68 171.167 10977 19 19 19
20 242 - ESMANUR AKPINAR 7 / B 5 10 1.67 6 4 4.67 10 0 10.00 2 2 1.33 3 12 -1.00 5 10 1.67 31.00 38.00 18.34 168.933 11087 20 20 20
21 17 - T HA GÜL 7 / B 7 8 4.33 4 6 2.00 6 3 5.00 2 8 -0.67 2 11 -1.67 5 10 1.67 26.00 46.00 10.66 149.967 11734 21 21 21
22 8 - KÜBRA POLAT 7 / A 5 10 1.67 5 5 3.33 9 1 8.67 3 7 0.67 1 12 -3.00 2 1 1.67 25.00 36.00 13.01 144.500 11888 22 22 22
23 264 - YUSUF TEKİN 7 / A 6 9 3.00 7 3 6.00 8 2 7.33 2 8 -0.67 2 13 -2.33 0 3 -1.00 25.00 38.00 12.33 140.000 12048 23 23 23
24 250 - HÜSEYİN ALYU 7 / B 5 10 1.67 5 5 3.33 7 3 6.00 3 7 0.67 1 14 -3.67 2 5 0.33 23.00 44.00 8.33 122.200 12617 24 24 24
25 325 - SAMET DAŞ 7 / B 3 12 -1.00 8 2 7.33 7 3 6.00 1 7 -1.33 2 13 -2.33 1 3 0.00 22.00 40.00 8.67 117.800 12708 25 25 25
26 336 - 7 / A 2 9 -1.00 4 6 2.00 3 7 0.67 0 9 -3.00 5 10 1.67 3 4 1.67 17.00 45.00 2.01 114.500 12815 26 26 26
27 144 - FURKN AYDIN 7 / A 6 9 3.00 6 4 4.67 5 5 3.33 0 10 -3.33 2 13 -2.33 2 13 -2.33 21.00 54.00 3.01 104.500 13083 27 27 27

Genel 5.97 6.53 6.38 3.37 6.02 6.85 35.12 279.855 13793
İl 5.14 6.00 7.64 1.67 3.17 4.16 27.78 234.158 27

İlçe 5.14 6.00 7.64 1.67 3.17 4.16 27.78 234.158 27
Kurum 5.14 6.00 7.64 1.67 3.17 4.16 27.78 234.158 27

ORTALAMALAR KATILIMLAR


